
Supplimenttal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, Nru. 15,281 ,22 ta' Mejju , 1990 . 
Taqs1ma C 

Nru. 141 
22. 5. 90 

MALTA 

KAMRA TAD-DEPUTATI 

ABBOZZ ta' Ligi mressaq mill­
Onorevoli George Bonello du Puis , 
M.P. , Ministru tal-Finanzi, u moqri 
ghall-Ewwel darba fis-Seduta tal-15 ta' 
Mejju , 1990. 

A TT biex jemenda 1-0rdinanza dwar ii­
Lottu Pubbliku, Kap. 70. 

P. MUSCATTERRIBILE 
Sknvantai-Kamra tad-Deputalt 

HOUSE OF REPRESENTATIVES 

A BILL introduced by the Honour­
able George Bonello du Puis , M.P. , 
Minister of Finance, and read the First 
time at the Sitting of the 15th May, 1990. 

AN ACT to amend the Public Lotto Ordi­
nance, Cap. 70. 

P. MUSCATTERRIBILE 
Clerk to the HoiiSe of Representaltves 



ABBOZZ TA' LIGI 
msejjoh 

..1 TT biex jemenda 1-0rdinanza dwar ii-Lottu Pubbliku, Kap. 70. 

IL-PRESIDENT, bil-parir u 1-kunsens tai-Kamra tad-Deputati, 
imlaqqgt1a fdan ii-Parlament, u bl-awtorita ta' 1-istess. 11areg b'ligi dan li 
gej:-

1. (I) Dan 1-Att jista' jissejjat1 1-Att ta' 1-1990 li jemenda 1-
0rdinanza dwar ii-Lottu Pubbliku, u gt1andu jinqara u jiftiehem 11aga 
wanda rna' 1-0rdinanza dwar ii-Lottu Pubbliku, hawnhekk izjed ' il 
quddiem imsejjt1a "il-ligi principali". 

(2) Dan 1-Att gt1andu jibda jset111 kif gej: 

(a) id-dispozizzjonijiet tas-subparagrafi (i) u (ii) tal­
paragrafu (a) ta' 1-artikolu 2, u ta' 1-artikoli 3 u 5 ta' dan 1-Att 
gt1andhom jibdew iset111u fdik id-data li 1-Ministru jista' jistab­
bilixxi b'avviz fii-Gazzetta, u 1-Ministru jista' hekk jistabbilixxi dati 
diffe renti gt1al zoni differenti ta' Malta, billi jindika z-zoni u n­
numri ta' kull banka tal-lottu li dwarhom id-dati tal-bidu fis-set111 ta' 
1-artikoli msemmija gt1andhom japplikaw; 

(b) id-dispozizzjonijiet l-ot1rajn kollha ghandhom jibdew 
i-;ehhu hckk kif dan 1-Att jigi ppubblikat fii-Gazzetta. 

2. L-artikolu 5 tal-ligi principali gt1andu jigi emendat kif gej: 

(a) fis-subartikolu (i) tiegt1u-

(i) fil-paragrafu (f). il-kliem "u meta 1-kopji duplikati u 
~~iplikati tal-biljetti ghandhom jigu ddepozitati" gt1andhom 
pthassru: 

(ii) minflok il-paragrafu (11) ghandu jidhol dan li gej: 

c 261 

T itolu fi l-qosor 
u bidu fis-sehh . 

Kap. 70. 

Emenda ta" 
1-artJI..olu 5 
tal-Iii!• 
print ipali. 



c 262 

So\tituvjoni 
ta· 1-artikolu 
7 tal-h!!i 
printi1;ali. 

Emcmla ta· 
1-artiko!u 'J 
tal-li~:i 

prim:?irah . 

Emcnua ta' 
1-arukolu 10 
tal-Iii!• 
printirali . 

Emcnua 1.1· 
1-artiJ..nlu II 
tal-li!!• 
print1pali . 

"(h) Kull h ag'ohra li ghandha x'taqsam mat-trcgija 
tal-lottu pubb1iku . maghduda kull haga li 1-Ministru jista' 
jqis li tkun mehticga jew spedjenti li j irregola 
b ' konsegwenza ta' 1-introduzzjo ni ta' sistema ta' computer 
fil-lottu pubbliku;"; u 

(iii) minnufih wara 1-paragrafu (h) ghandu jizdied dan 
il-paragrafu gdid 1i gej: 

"(i) dak kollu 1i jista' jew 1i ghandu jigi stabbi1it. ''; 

(b) is-subartiko1u (2) tieghu ghandu jithassar; u 

(c) 1-a rtiko 1u ghandu jigi enumerat mill-gdid bhala art iko lu 
minghajr suba rtiko1i. 

3. 

··ocrozitu 
Ia. COIII[IIIIt'r 

dt\1'\ 

Minflok l-artiko1u 7 tal-ligi principali ghandu jidhol dan li gej: 

7. (I) 11-cmnputer discs 1i fuqhom ikun jinsab it-taghrif 
dwar il-gugati ghandhom jigu konsenjati mir-ricevituri qabel 
1-estrazzjoni fdak 1-imkie n fil-prezenza ta' dawk 1-ufficjali u 
bit-tehid ta ' dawk il-mizuri ta' s igur~zza li jigu stabbil iti . 

(2) Je kk gh at xi raguni li tkun il-cornputer discs rna 
jigux konsenjati skond kif provdut fis-subartikolu (I) ta · dan 
1-artikolu. il-gugati registrati fuqhom ghandhom jitqiesu 
bhala li rna jiswewx, u 1-gugatur ikollu jedd ghal rimborz ta' 
1-ammo nt milghub mal-konsenja ta l-b il jett. ... 

4. L-artikolu 9 tal-ligi prinCipali ghandu jkollu sehh salv iz-zieda 
mieghu ta ' dan il-proviso li gej: 

"Izda jekk 1-ahhar jum ta ' perijoduli fih tista' ssir taiba jahbat 
ii-Hadd jew vaganza pubblika. il-pcrijodu ghandu jittawwal sa 
1-evAve l gurnata tax-xogholli tigi minnufih wara.". 

5. L-a rtiko lu 10 tal-ligi prinCipali gli andu jigi emendat kif gej: 

(a) minflok il-paragrafu (b) tiegliu ghandu jidhol dan li gcj: 

"(b) jckk rna jkunx jaqbel fl-a'ipetti kollha mar­
registrazzjo nijiet mahzuna fil-computer hekk kif jista • jigi 
stabbilit : " ; u 

(b) il-paragrafu (c) ticghu ghandu jithassar. 

6. Fl-artikolu II tal-ligi principali, minnufih wara <;-subartikolu 
(ii) tieghu. gha ndu jizdied dan is-suhartiko1u gdid li gej: 

"( 12) Fil-kaz 1i xi prcrnju flotterija jew ftomb1a pubb1ika rna 
jinghatax gha1 xi raguni tkun 1i tkun, jew 1i jibqa' mhux mit1ub sa 
zmien xJhar wara d-data tat-t1ugh . i1-va1ur ta' dak il-prcmju ghandu 



jithallas lid-Direttur tat-Lottu Pubbliku fi zm ien xahrejn mid-data 
tat-tlugh. u jigi akkreditat fkont li jkun magnruf bhala "Fond ta' 
Premjijiet ta' Lotteriji u Tombli Pubblici Mhux Mitlubin"; u kull 
hilanc ta' kreditu fil-fond. jew sehem minnu, gnandu jitqassam Iii 
organizzazzjonijiet filantropici jew tal-karita jew jinghataw ghat 
gnanijiet ohrajn li jisthoqqilhom 1-gnajnuna, jew jigu trasferiti 
fil-Fond Konsolidat. hckk kif il-Ministru jista' jordna minn zmien 
gnal zmien. ". 

7. Dawn id-dispozizzjonijiet li gejjin tal-ligi prineipali ghandhom 
jigu cmendati kif gej: 

(a) fis-subartikolu (2) ta' 1-artikolu l2, minflok il-kliem 
"hamsin" u "mitejn'' ghandhom jidhlu n-numri "elf" u "namest 
clef' rispettivament. u minflok il-kliem ··xahar sa sitt xhur" 
ghandhom jidhlu 1-kliem "sitt xhur sa tnax-il xahar"; 

(b) fis-subartikolu (3) ta' 1-artikolu 12, minflok il-kliem 
"hames liri" u "ghoxrin lira·· ghandhom jidhlu 1-kliem "hamsin 
lira" u "mitcjn lira" rispettivament; 

(c) fis-subartiko lu (2) ta' 1-artikolu 13, minflok il-kliem 
··gnoxrin" u "hamsin". ghandhom jidhlu 1-kliem "elf' u "hamest 
clef" rispettivament. u minflok il-kliem ··xahar sa tliet xhur" 
gliandhom jidhlu 1-kliem ··sitt xhur sa tnax-il xahar"; 

(d) fis-subartikolu (2) ta' 1-artikolu 14, minflok il-k1iem 
"names liri" u "ghoxrin lira". ghandhom jidhlu 1-kliem "hamsin 
lira" u "mitcjn lira" rispettivamcnt; 

(c) fis-subartikolu (3) ta' 1-artikolu 14, minflok il-kliem 
"ZC\\g liri"u "ghaxar 1iri", ghandhom jidhlu 1-kliem "hamsin lira" u 
"mitejn lira" rispcttivament; 

(f) fis-subartikolu (2) ta' 1-artikolu 15, minflok il-kliem 
"namsin" u "mitcjn". ghandhom jidhlu 1-kliem "elf' u "hamest 
clef' rispettivament, u minflok il-kliem "xahar sa tliet xhur" 
gnandhom jidhlu 1-kliem "sitt xhur sa tnax-il xahar"; 

(g) fl-artikolu 21, minflok il-kliem "sitt liri" u "gnoxrin lira", 
gtlandhom jidhlu 1-kliem "hamsin lira" u "mitejn lira" rispet­
tivamcnt. 

8. L-artikolu 22 tal-ligi principali gnandu jkollu schh salv iz-zieda 
miegnu. minnufih wara !-proviso ghas-subartikolu (2) tieghu. ta' dan 
il-proviso gdid li gej: 

"Izda wkoll il-Ministru jista' jaghmcl dawk il-kontribuz­
zjonijict jew hlasijiet ohra mill-Fond tai-Lottu Pubbliku li jidhrulu 
xicrqa sabicx ighin Iii dawk 1-ghaqdiet jew organ izzazzjonijiet. jew 

c 263 

Ementla ta· 
1-artikoli 
12. 13. 14. 15 
u 11 tal-lici 
prinCipal( 

Emenda ta' 
l-artikolu ::!2 
tal-ligi 
principali . 



c 264 

glianijiet olirajn li jistlioqqilhom 1-ghajnuna, hekk kif jista' jigi 
stabbilit. ". 

Ghanijiet u Ragunijiet 

L-glian ewlieni ta' 1-Abbozz huwa sabiex jernenda 1-0rdinanza dwar ii-Lottu 
Pubbliku b'dak il-rnod illi 1-lottu pubbliku jkun jista' jigi introdott fuq is-sistema 
tal-computer. Sadanittant ittielidet 1-opportunita sabiex isiru ernendi zgliar olirajn 
b'mod partikolari dwar il-prernjijiet fil-lotteriji u tornbli pubblici li jibqgliu rna 
jingliatawx jew rna jintalbux. 



A BILL 
entitled 

AN ACT to amend the Public Lotto Ordinance, Cap: 70. 

BE IT ENACTED by the President, by and with the advice and 
consent of the House of Representatives, in this present Parliament 
assembled, and by the authority of the same, as follows:-

c 265 

1. (1) This Act may be cited as the Public Lotto (Amendment) ~:~rttitle 
Act, 1990, and shall be read and construed as one with the Public Lotto commencement. 

Ordinance, hereinafter referred to as "the principal law" . Cap. 70. 

(2) This Act shall come into force as follows: 

(a) the provisions of subparagraphs (i) and (ii) of paragraph 
(a) of section 2, and of sections 3 and 5 thereof, shall come into 
force on such date as the Minister may by notice in the Gazette 
appoint, and the Minister may so appoint different dates for 
different areas of Malta, indicating the areas and the lotto offices 
numbers in respect of which the date or dates of the coming into 
force of the said sections shall apply; 

(b) all other provisions shall come into force on the 
publication of this Act in the Gazette. 

2. Section 5 of the principal law shall be amended as follows: 

(a) in subsection (1) thereof-

(i) in paragraph (f), the words "and when the 
duplicate and triplicate copies must be deposited" shall be 
deleted; 

(ii) for paragraph (h) there shall be substituted the 
following: 

Amendment of 
section 5 
of the 
principal law. 



c 266 

Substitution 
of section 7 
of the 
principal law. 

Amendment of 
section 9 
of the 
principal law. 

Amendment of 
section 10 
of the 
principal law. 

Amendment of 
section 11 
of the 
principal law. 

"(h) all other matters concerning the management 
of the public lotto, including any matters the Minister may 
deem necessary or expedient to regulate in consequence 
of the computerization of the public lotto;"; and 

(iii) immediately after paragraph (h) there shall be 
added the following new paragraph:-

"(i) anything that may or is to be prescribed."; 

(b) subsection (2) thereof shall be deleted; 

(c) the section shall be renumbered as a section without 
subsections. 

3. For section 7 of the principal law there shall be substituted the 
following: 

"Deposit of 
computer 
discs. 

7. (1) The computer discs containing the information 
concerning the stakes shall be delivered by the receivers 
before the drawing in such place, in the;; presence of such 
officials and under such measures of security as may be 
prescribed. 

(2) If for any cause whatsoever the discs aforesaid 
are not delivered as provided in subsection (1) of this section, 
the stakes therein contained shall be considered as void, and 
the person staking shall be entitled to a refund of the amount 
staked against the delivery of the ticket.". 

4. Section 9 of the principal law shall have effect subject to the 
addition thereto to the following proviso: 

"Provided that if the last day of a claim period falls on a Sunday 
or a public holiday, the period shall be extended until the first 
following working day.". 

5. Section 10 of the principal law shall be amended as follows: 

(a) for paragraph (b) thereof there shall be substituted the 
following: 

"(b) if it does not tally in all respects with the records 
stored in the computer as may be prescribed:"; and 

(b) paragraph (c) thereof shall be deleted. 

6. Jn section 11 of the principal law immediately after subsection 
(11) thereof, there shall be added the following new subsection: 



"( 12) In the event that any prize in a public lottery or 
tom bola is not awarded for any reason whatsoever, or remains 
unclaimed for a period of one month after the date of the draw, the 
value of such prize shall be paid to the Director of the Public Lotto 
within two months from the date of the draw, and shall be credited 
to an account styled "Unclaimed Public Lottery and Tombola 
Prizes Fund"; and any credit balance in the fund, or part thereof, 
shall be distributed to philantropic or charitable organizations or 
other deserving causes, or transferred to the Consolidated Fund, as 
the Minister may from time to time direct.". 

7. The following provisions of the principal law shall be amended 
as hereinafter stated: 

(a) in subsection (2) of section 12, for the numbers "fifty" 
and "two hundred" there shall be substituted the numbers "one 
thousand" and "five thousand", respectively; and for the words 
"one to six months" there shall be substituted the words "six to 
twelve months"; 

(b) in subsection (3) of section 12, for the numbers "five" 
and "twenty" there shall be substituted the numbers "fifty" and 
"two hundred" respectively; 

(c) in subsection (2) of section 13, for the numbers "twenty" 
and "fifty'', there shall be substituted the numbers "one thousand" 
and "five thousand" respectively; and for the words "one to six 
months" there shall be substituted the words "six to twelve 
months"; 

(d) in subsection (2) of section 14, for the numbers "five" 
and "twenty", there shall be substituted the numbers "fifty" and 
"two hundred" respectively; 

(e) in subsection (3) of section 14, for the numbers "two" and 
"ten" , there shall be substituted the numbers ''fifty" and "two 
hundred", re.;pectively; 

(f) in subsection (2) of section 15, for the numbers "fifty" and 
"two hundred" there shall be substituted the numbers "one 
thousand" and "five thousand" respectively; and for the words 
"one to six months" there shall be substituted the words "six to 
twelve months"; 

(g) in section 21, for the numbers "six" and "twenty" there 
shall be substituted the numbers "fifty" and "two hundred" 
respectively. 

8. Section 22 of the principal law shall have effect subject to the 
addition, immediately after the proviso to subsection (2) thereof, of the 
following new proviso: 

c 267 

Amendment of 
sections 12, 
13, 14, 15 and 
21 of the 
principal law. 

Amendment of 
section 22 
of the 
principal law. 



c 268 

"Provided further that the Minister may out of the Public 
Lotto Fund make such contributions or other payments he may 
deem appropriate in support of such bodies or organizations, or of 
such other causes, as may be prescribed.". 

Objects and Reasons 

The main purpose of the Bill is to amend the Public Lotto Ordinance in such way 
that the public lotto may be computerized. The opportunity has been taken to make 
other minor amendments particularly in respect of prizes in public lotteries and 
tombolas that remain unawarded or unclaimed. 


