C 331

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 13,782, 4 ta’ Novembru, 1980

Tagsima C

Nru. 159

4, 11. 80

MALTA

KAMRA TAD-DEPUTATI

ABBOZZ ta’ Ligi mressaq mill-Ono-
revoli Joseph Brincat, M.P., Ministru
tal-Gustizzja, Artijiet, Djar u Affarijiet
tal-Parlament u moqri ghall-Ewwel dar-
ba fis-Seduta tas-27 ta’ Ottubru, 1980.

ATT biex ikompli jemenda 1-Ordinan-
za dwar ir-Regulament tat-Traffiku,
Kap. 105.

C. Mirsup
Skrivan tal-Kamra tad-Deputati

HOUSE OF REPRESENTATIVES

A BILL introduced by the Honour-
able Joseph Brincat, M.P., Minister of
Justice, Lands, Housing and Parlia-
mentary Affairs and read the First time
Ellgsshe Sitting of the 27th October,

AN ACT further to amend the Traffic
Regulation Ordinance, Cap, 105.

C. Mirsup

Clerk to the House of Representatives



t. 332

Titolu fil-gosor
u bidu fis-sehh.

Emenda ta’
l-artikolu 17
tal-ligi
prinéipali.

ABBOZZ TA' LIGI
msejjah

ATT biex ikompli jemenda 1-Ordinanza dwar ir-Regulament tat-Traffiku,
Kap. 105.

IL-PRESIDENT, bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati, im-
lagqgha f’dan il-Parlament u bl-awtorita ta’ l-istess, hareg b’ligi dan li
geji—

1. () Dan l-Att jista' jissejjah 1-Att ta’ 1-1980 li jemenda 1-Ordi-
nanaza dwar ir-Regulament tat-Traffiku (Emenda Nru. 2) u ghandu jin-
qara u jiftichem haga wahda ma’ 1-Ordinanza dwar ir-Regulament tat-
Traffiku, hawnhekk izjed 'il quddiem imsejha “il-ligi prin¢ipali”.

. (2) Dan l-Att ghandu jibda jsehh erbatax-il jum wara li jsir
igi.

2. L-artikolu 17 talligi prin¢ipali ghandu jigi emendat kif gej:
(a)  fis-subartikolu (1) tieghu, minflok ilkliem “Zewg liri”
ghandhom jidhlu I-kliem “hames liri”:

(b) minflok il-proviso ghas-subartikolu (1) tieghu ghandu jid-
hol dan li gej:

“l2da, fil-kaz ta’ reat muri fl-ewwel kolonna ta’ I-Ewwel
Skeda li tinsab ma’ din 1-Ordinanza. il-piena li ghandha tinghata
ghandha tkun dik murija fit-tieni kolonna taghiha u, filkaz ta’
reat muri fl.ewwel kolonna tat-Tieni Skeda li tinsab ma’ din
1-Ordinanza, il-piena li ghandha tinghata m’ghandha f'ebda kaz
tkun ingas milllammenda relattiva murija fit-tieni kolonna
taghha.”; u
(©) is-subartikolu (3) tieghu ghandu jigi emendat kif gej:

)  minflok il-kliem “ta’ lIskeda” ghandhom jidhlu
Ikliem “tat-Tieni Skeda” u

~ (i) minnufih fit-tarf tieghu ghandu jizdied il-proviso 1i
j:

“lzda fil-kaz ta’ karrozza self drive isssid taghha jkun



C 333

responsabbli ghar-reat kemm-il darba l-multa relattiva ma
tkunx thallset.”.

3. L-artikolu 21 tal-ligi prin¢ipali ghandu jigi emendat kif gej:  Emenda ta’

(a) minflok ilkliem “ta’ Iskeda” li hemm fis-subartikolu (1) i7" *!
tieghu, ghandhom jidhilu l-kliem “tat-Tieni Skeda™; u prinéipali.

(b) minflok il-kliem “hames liri” 1i hemm fis-subartikolu (6)
tieghu, ghandhom jidhlu l-kliem *‘ghoxrin lira”.

4. Minflok Hskeda li tinsab malligi principali ghandhom jidhlu SPyiesiont &
l-Iskedi li gejjin: tinsab mal-ligi
\ prinéipali.
“L-EWWEL SKEDA
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna
Reat Multa

Sewgan ta’ vettura bil-mutur
fuq caterpillar fracks:

L-ewwel reat ... Multa ta’ mhux ingas minn

£100 izda mhux izjed minn
£500
Reat iehor li jsir wara ... Multa ta’ mhux ingas minn

£200 izda mhux izjed minn
£500 u konfiska tal-vettura

IT-TTENI SKEDA

L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna
Reat Ammenda
Ksur ta’ sinjal li juri li m’hemmx dhul ... £10
Sewgan bi speed eccessiv ... w £10

Sewqan ta' vetturi bil-mutur li jéorru xbxckl jew
vireg tal-badid li ma jkunux hekk marbutin li

ma ssirx hsara lil wic¢ it-trig ... £50
Dufihan eécessiv minn pajpijiet ta’ l-exhaust ... £5
Nuqqas ta’ ghemil ta’ trip minn motor omnibus ... £10
Nuqqas li tiggedded licenza tas-sewgan ... £10
Nuqqas i tiggedded licenza tal-vettura ... £15
Li¢enza mhux imwahhla mal-windscreen £2
Dwal mhux skond id-disposizzjonijiet tal-ligi ... Ay
Silencer mhux effettiv. ... £5
Nuqgqas ta’ ghoti ta’ biljett lil pass:ggler 11 jun n-

nol li thallas jew ghoti ta’ biljett hazin £5
Nuggqas ta’ uzu ta’ tavlar ta’ wara £10
Ostakolu ... £2



C 334

L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna
Reat Ammenda

Taghbija ta’ passiggieri zejda ... £5
Ipparkjar jew stennija 1ew waqf;en f’postulet

ipprojbiti .. £2
Ipparkjar quddlem garage ta’ persuna ohra li ma

tkunx dik li taghmel ir-reat ... £D
Uzu ta’ horn jew mezz ta’ twissija ppro;bn £35
Uzu ta’ vettura ghal ghan li ma ]kollhlex licenza

ghalih ... . : £15”

Ghanijiet u Ragunijiet

L-Ghan ta’ dan 1-Abbozz huwa li jizdiedu ¢erti pieni ghall-ksur ta’ disposizzjoni-
jiet li ghandhom x’jagsmu mat-traffiku u sabiex is-sistema ta’ rickets ghal reati tat-
traffiku tkun tista’ tapplika ghal aktar kazijiet.



0

A BILL
entitled
AN ACT further to amend the Traffic Regulation Ordinance, Cap. 105.

BE IT ENACTED by the President, by and with the advice and
consent of the House of Representatives, in this present Parliament
assembled, and by the authority of the same, as follows:—

1. (1) This Act may be cited as the Traffic Regulation (Amend-
ment) (No. 2) Act, 1980, and shall be read and construed as one with
the Traffic Regulation Ordinance, hereinafter referred to as “the prin-
cipal law™.

(2) This Act shall come into force fourteen days after its
enactment.

2. Section 17 of the principal law shall be amended as follows:

(a) in subsection (1) thereof, for the words “two pounds”
there shall be substituted the words “five pounds”;

(b) for the proviso to subsection (1) thereof there shall be
substituted the following:

“Provided that, in the case of an offence set out in the
first column of the First Schedule to this Ordinance, the
punishment awardable shall be that shown in the second
column thereof and, in the case of an offence set out in the
first column of the Second Schedule to this Ordinance, the
punishment awardable shall in no case be less than the relative
fine shown in the second column thereof.”; and

(c) subsection (3) thereof shall be amended as follows:

(i) for the words “of the Schedule” there shall be sub-
stituted the words “of the Second Schedule™; and

(i) immediately at the end thereof there shall be added
the following proviso:

C 335

Short title and
commencement.

Amendment of
section 17 of
the principal
law.



C 33

“Provided that in the case of a self-drive car the
owner thereof shall be responsible for the offence unless
the relative fine has been paid.”.

Amendment of 3. Section 21 of the principal law shall be amended as follows:
Eﬁ“":ﬂ:;p:f (a) for the words “of the Schedule” in subsection (1) thereof,
law. there shall be substituted the words ““of the Second Schedule”, and

(b) for the words “five pounds” in subsection (6) thereof
there shall be substituted the words “twenty pounds”.

St‘l‘bsg'ggﬂl of 4. For the Schedule to the principal law there shall be substituted
o5 e ' the following Schedules:
law.

“FIRST SCHEDULE
First Column Second Column
Offence Punishment

Driving motor vehicle on
caterpillar tracks:

First offence Fine (multa) of not less than
£100 but not exceeding £500

Subsequent offence Fine Gnulta) of not less than
£200 but not exceeding
£500 and forfeiture of
vehicle

SECOND SCHEDULE

First Column Second Column
Offence Fine
Contravening no-entry sign £10
Driving at an excessive speed ... £10

Driving of motor vehicles carrying iron nets or
rods which are not so secured as to prcvcnt

damage to the surface of the road ... 3 £50

Excessive smoke from exhaust pipes ... £.5

Failure to perform trip by motor omnibus ... £10

~ Failure to renew driving licence ... £10

Failure to renew vehicle licence ... £15

Licence not affixed to windsereen £.2
ngm not in accordance with the provns:ons of

£ 2

._Non-effecuvc sﬂencer £5

Non-issue of ticket to passenger showing fare pai
or issue of wrong ticket Md £5



C 337
Second Column
Fine

£10
£2
£5
£2

£5
£5
£15”

@Mﬂ for increased applicability of s

-
\ S o
5
£ B
1
b
| S = e
R




