
c 331 

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, Nru. 13,782, 4 ta' Novembru, 1980 
Taqsima C 

Nru. 159 
4. 11. 80 

MALTA 

KAMRA TAD·DEPUTATI 

ABBOZZ ta' Ligi mressaq mill-Ono­
revoli Joseph Brincat, M.P., Ministru 
tal-Gustizz,ja, Antijiet, Djar u Affarijiet 
tal-Parlament u moqri gnatl-Ewwel dar­
ba fis.Seduta tas-27 ta' Ottubru, 1980. 

A TT biex ikompli jemenda 1-0rdinan­
za d.war ir-Regulament tat-Traffiku, 
Kap. 105. 

C. MIFsUD 
Skrlvan tal-Xamra tad-.Deputatl 

HOUSE OF REPRESENTATIVES 

A BILL introduced by the Honour­
able Joseph Brin-cat, M.P., Minister of 
Justice, Lands, Housing and Parlia­
mentary Affairs and read the First time 
at the Sitting of the 27th October 
1980. ' 

AN ACT further to amend the Traffic 
Regulation Ordinance, Cap. 105. 

C. MIFsUD 
Chrk to the House of Representatives 



c 332 

ABBOZZ TA' LIGI 

msejjali 

ATT biex ikompli jemenda l-Ordinanza dwar ir-Regulament tat-Traffiku, 
Kap. 105. 

IL-PRESIDENT, bil-parir u 1-kunsens tal-Kamra tad-Deputati, im­
Jaqqglia f'dan il-Parlament u bl-awtorita ta' 1-istess, liareg b'ligi dan li 
gej:-

Titolu fil-qosor 1. (1) Dan 1-Att jista' jissejjah 1-Att ta' 1-1980 li jernenda 1-0rdi­
u bidu fis-sehtL nanaza dwar ir-Regu1arnent tat-Traffiku (Emenda Nru. 2) u ghandu jin­

qara u jiftiehern haga wahda rna' 1-0rdinanza dwar ir-Regu1arnent tat­
Traffiku, hawnhekk izjed 'i1 quddiern imsejlia "il-1igi principali". 

Emenda ta" 
1-artikolu 17 
tal-ligi 
principali. 

ligi. 
<2) Dan 1-Att gliandu jibda jselih erbatax-il jurn wara li jsir 

2. l.,artikolu 17 tal-ligi principa1i gnandu jigi ernendat kif gej: 
(a) fis-subartikolu (1) tiegliu, rninflok il-kliern "zewg 1iri" 

gnandhom jidhlu 1-kliem "harnes liri"; 
(b) rninflok il-proviso ghas-subartikolu ( I ) tieghu ghandu jid­

hol dan li gej: 

"lzda, fil-kaz ta' reat rnuri fl-ewwel kolonna ta' 1-Ewwel 
Skeda li tinsab rna' din 1-0rdinanza, il-piena li gliandha tingbata 
ghandha tkun dik rnurija fit-tieni kolonna taghha u, fil-kaz ta' 
reat rnuri fl-ewwe1 ko1onna tat-Tieni Skeda 1i tinsab rna' din 
1-0rd~anza , il-piena li ghandha tingliata m'ghandha f'ebda kai: 
tkun mqas rnill-arnrnenda relattiva rnurija fit-tieni kolonna 
taghha. "; u 

(c) is-subartikolu (3) tiegl'iu ghandu jigi emendat kif gej: 
. (i) rninflok il-kliem "ta' 1-Iskeda" ghandhorn jidhlu 

1-kltem "tat-Tieni Skeda"; u 

(ii) minnufih fit-tarf tieghu gl'iandu jizdied il-proviso Ii 
gej: 

" Izda fil-kaz ta' karrozza self drive is-sid taghha jkun 



rcsponsabbli ghar-reat kemm-il darba 1-multa relattiva rna 
tkunx thallset. ". 

3. L-artikolu 21 tal-ligi principali ghandu jigi emendat kif gej: 
(a) minflok il-kliem "ta' 1-Iskeda" li hemm fis-subartikolu (1) 

tiegliu. ghandhom jidhlu 1-kliem " tat-Tieni Skeda"; u 
(b) minflok il-kliem "hames liri" li hemm fis-subartikolu (6) 

tieghu, ghandhom jidhlu 1-kliem "ghoxrin lira". 

c 333 

Emenda ta' 
1-artikolu 21 
tal-ligi 
principali. 

4. Minflok 1-Iskeda li tinsab mal-li"'i principali ghandhom J'idhlu Sostituujoni ta' 
5 1-lsk.eda li 

1-Iskedi li gejjin: tinsab mal-ligi 
principali. 

"L-EWWEL SKEDA 

L-Ewwel Kolonna 

R eat 

Sewqan ta' vettura bil-mutur 
fuq caterpillar tracks: 

L-ewwel reat 

Reat ielior li jsir wara ... 

lt-Tieni Kolonna 

Multa 

Multa ta' mhux inqas minn 
£100 izda mhux izjed minn 
£500 

Multa ta' mhux inqas minn 
£200 izda mhux izjed minn 
£500 u konfiska tal-vettura 

IT-TIENI SKEDA 

L-Ewwel Kolonna lt-Tieni Kolonna 

Reat Ammenda 

Ksur ta' sinjal li juri li m'hemrnx dhul . . . £10 
Sewqan bi speed eccessiv . . . £10 
Sewqan ta' vetturi bil-mutur li jgorru xbieki jew 

vireg tal-hadid li rna jkunux hekk marbutin li 
rna ssirx hsara lil wicc it-triq . . . £50 

Duhli.an eccessiv minn pajpijiet ta' 1-exhaust . . . £ 5 
Nuqqas ta' ghernil ta' trip minn motor omnibus . . . £10 
Nuqqas li tiggedded licenza tas-sewqan . . . £10 
Nuqqas li tiggedded licenza tal-vettura . . . £15 
Licenza mhux imwahhla mal-windscreen £ 2 
Dwal mhux skond id-disposizzjonijiet tal-ligi £ 2 
Silencer mhux effettiv £ 5 
Nuqqas ta' ghoti ta' biljett lil passiggier li juri n-

nol li thallas jew glioti ta' biljett hazin . . . £ 5 
Nuqqas ta' u:lu ta' tavlar ta' wara £10 
Ostakolu £ 2 



c 334 

L-Ewwel Kolonna I t-Tieni Kolonna 

Reat Ammenda 

Taghbija ta' passiggieri iejda £ 5 
Ipparkjar jew stennija jew waqfien f'postijiet 

ipprojbiti . . . £ 2 
Ipparkjar quddiem garage ta' persuna ohra li rna 

tkunx dik li taghmel ir-reat £ 5 
Uiu ta' horn jew mezz ta' twissija pprojbit £ 5 
Uiu ta' vettura glial g1ian 1i rna jkollhiex licenza 

ghalih £15" 

Ghanijiet u Ragunijiet 

L-Ghan ta' dan 1-Abbozz huwa 1i jiidiedu eerti pieni ghall-ksur ta' disposizzjoni­
jiet li ghandhom x'jaqsmu mat-traffiku u sabiex is-sistema ta' tickets ghal reati tat­
traffiku tkun tista' tapplika glial aktar kai:ijiet. 



A BILL 

entitled 

AN ACT further to amend the Traffic Regulation Ordinance, Cap. 105. 

BE IT ENACTED by the President, by and with the advice and 
consent of the House of Representatives, in this present Parliament 
assembled, and by the authority of the same, as follows:-

1. (1) This Act may be cited as the Traffic Regulation (Amend­
ment) (No. 2) Act, 1980, and shall be read and construed as one with 
the Traffic Regulation Ordinance, hereinafter referred to as "the prin­
cipal law". 

(2) This Act shall come into force fourteen days after its 
enactment. 

2. Section 17 of the principal Ia w shall be amended as follows: 
(a) in subsection (1) thereof, for the words "two pounds" 

there shall be substituted the words "five pounds"; 
(b) for the proviso to subsection 0) thereof there shall be 

substituted the following: 

"Provided that, in the case of an offence set out in the 
first column of the First Schedule to this Ordinance, the 
punishment awardable shall be that shown in the second 
column thereof and, in the case of an offence set out in the 
first column of the Second Schedule to this Ordinance, the 
punishment awardable shall in no case be less than the relative 
fine shown in the second column thereof."; and 

(c) subsection (3) thereof shall be amended as follows: 
(i) for the words "of the Schedule" there shall be sub­

stituted the words "of the Second Schedule"; and 
(ii) immediately at the end thereof there shall be added 

the following proviso: 

c 335 

Short title and 
commencement. 

Amendment of 
section 17 of 
the principal 
law. 



c 336 

Amendment of 
section 21 uf 
the principal 
Jaw. 

"Provided that in the case of a self-drive car the 
owner thereof shall be responsible for the offence unless 
the relative fine has been paid.". 

3. Section 21 of the principal Jaw shall be amended as follows: 
(a) for the words "of the Schedule" in subsection ( I) thereof, 

there shall be substituted the words "of the Second Schedule", and 
(b) for the words "five pounds" in subsection (6) thereof 

there shall be substituted the words "twenty pounds". 

Substitution of 4. For the Schedule to the principal Jaw there shall be substituted 
the Schedule to the following Schedules: 
the principal 
law. 

"FIRST SCHEDULE 

First Column Second Column 

Offence Punishment 

Driving motor vehicle on 
caterpillar tracks: 

First offence Fine (multa) of not less than 
£100 but not exceeding £500 

Subsequent offence Fine (multa) of not less than 
£200 but not exceeding 
£500 and forfeiture of 
vehicle 

SECOND SCHEDULE 

First Column 

Offence 

Contravening no-entry sign 
Driving at an excessive speed 
Driving of motor vehicles carrying iron nets or 

rods which are not so secured as to prevent 
damage to the surface of the road . . . . .. 

Excessive smoke from exhaust pipes 
Failure to perform trip by motor omnibus 
Failure to renew driving licence .. . 
Failure to renew vehicle licence . . . 
Licence not affixed to windscreen 

Lights not in accordance with the provisions ·~f 
law .. . ... ... 

Non-effective silencer 

Non-i~sue of ticket to passenger showitig ·f~re p~id 
or Issue of wrong ticket . . . . . . . .. 

Serond Column 

Fine 

£10 
£10 

£50 
£ 5 
£10 
£10 
£15 
£ 2 

£ 2 
£ 5 

£ 5 



First Column Second Column 

Offence 

Non-use of tailboard 
Obstruction 
Overloading of number of passengers 
Parking or waiting or stopping at prohibited place 
Parking outside garage belonging to person other 

than offender 
Use of prohibted hom or warning device 
Use of vehicles for purpose other than licensed 

Objects and Reasons 

Fine 

£10 
£ 2 
£ 5 
£ 2 

£ 5 
£ 5 
£15" 

c 337 

The Object of this Bill is to increase certain penalties for contravcmnQ the 
provisions relative to motor traffic and to provide for increased applicabihty of the 
traffic offence ticket system. 

IPPGbbllkat m14-DipanlmeDt ta' 1-Jnform · · ;-~:;:::-:;--:=:--.....,......___.....__ Stam IIZZioru - l'llblt•h~d by til. Do 
Pill 11-U .C.S. - Stamperija tai-Gvem Pr pon~"' of '"loi'JJI4t•- -

- 1"'~d Ql ,,.. c 0 s "'" 
· · · - Govtmmt"' Prtnttq Prwu 

Plezz lc - Prict 2c-


